
 

 

 

 
30 Mei 2024 
30 May 2024 
P.U. (A) 143 

 

 
 

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
 

FEDERAL GOVERNMENT 
GAZETTE 

 
 

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL  
SURI RUMAH (FAEDAH, KEMUDAHAN PEMULIHAN 

JASMANI DAN DIALISIS) (PINDAAN) 2024 
 
 

HOUSEWIVES’ SOCIAL SECURITY (BENEFITS, FACILITIES 
FOR PHYSICAL REHABILITATION AND DIALYSIS) 

(AMENDMENT) REGULATIONS 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

DISIARKAN OLEH/ 
PUBLISHED BY 

JABATAN PEGUAM NEGARA/ 
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS 

 
 



P.U. (A) 143 

2 

AKTA KESELAMATAN SOSIAL SURI RUMAH 2022 
 

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL SURI RUMAH  
(FAEDAH, KEMUDAHAN PEMULIHAN JASMANI DAN DIALISIS) (PINDAAN) 2024 

 
 

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 92  

Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 [Akta 838], Menteri membuat  

peraturan-peraturan yang berikut: 

 

Nama dan permulaan kuat kuasa 

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan 

Keselamatan Sosial Suri Rumah (Faedah, Kemudahan Pemulihan Jasmani dan 

Dialisis) (Pindaan) 2024. 

 

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2024. 

 

Pindaan peraturan 25 

2. Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Suri Rumah (Faedah,  

Kemudahan Pemulihan Jasmani dan Dialisis) 2023 [P.U. (A) 200/2023] dipinda  

dalam subperaturan 25(2)— 

 

(a) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “dua ribu ringgit”  

dengan perkataan “tiga ribu ringgit”; dan 

 

(b) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “dua ratus ringgit”  

dengan perkataan “tiga ribu ringgit”. 

 
 

Dibuat 30 Mei 2024 
[KSM/PUU(S)600-1/1/31/2(5); PN(PU2)765/JLD.2] 
 
 

SIM CHEE KEONG 
Menteri Sumber Manusia 



P.U. (A) 143 

3 

HOUSEWIVES’ SOCIAL SECURITY ACT 2022 
 

HOUSEWIVES’ SOCIAL SECURITY (BENEFITS, FACILITIES FOR PHYSICAL 
REHABILITATION AND DIALYSIS) (AMENDMENT) REGULATIONS 2024 

 
 
IN exercise of the powers conferred by section 92 of the  

Housewives’ Social Security Act 2022 [Act 838], the Minister makes  

the  following regulations: 

 

Citation and commencement 

1. (1) These regulations may be cited as the Housewives’ Social Security 

(Benefits, Facilities for Physical Rehabilitation and Dialysis) (Amendment) 

Regulations 2024. 

 

 (2) These Regulations come into operation on 1 June 2024. 

 

Amendment of regulation 25 

2. The Housewives’ Social Security (Benefits, Facilities for Physical  

Rehabilitation and Dialysis) Regulations 2023 [P.U. (A) 200/2023] are amended  

in subregulation 25(2)— 

 

(a) in paragraph (a), by substituting for the words “two thousand ringgit”  

the words “three thousand ringgit”; and 

 

(b) in paragraph (b), by substituting for the words “two hundred ringgit”  

the words “three thousand ringgit”. 

 
 
Made 30 May 2024 
[KSM/PUU(S)600-1/1/31/2(5); PN(PU2)765/JLD.2] 
 
 

SIM CHEE KEONG 
Minister of Human Resources 


